Raquel Ortiz
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De: Daniel Martin <danielmartin@seresma.com>
Enviado el: sabado, 11 de febrero de 2023 10:28
Para: Raquel Ortiz Seresma; Soraya
Asunto: Fwd: Innovatrans - Limpiadora

FACTURAR mensualmente. Se empez6 el servicio este Jueves 9. Y esta repartido en 0,5 Lunes y 0,5 Jueves para
realizarlo la empleada Justa. Que esta asignada a Innovatrans.

Soraya. Dar de alta esta parte en SS como refuerzo puntual y quizds sea importante una carta para adjuntar al
contrato de la trabajadora, por el caso que se cancele esta parte del servicio. De momento es
indefinido. Coméntalo con Luis si lo ves bien.

Cualquier duda me llamas.
Saludos
DM

Daniel Martin| danielmartin@seresma.com | T. +34 653 942 084

www.linkedin.com/in/danimartin

www.seresma.com

Le informamos que sus datos estdn incluidos en el fichero propiedad de SERESMA S.L. y protegidos por la legislacion vigente. Puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificacién, oposicién y cancelacion de los mismos solicitando por escrito a SERESMA SL, C/ PABLO CASALS 10B BAJO C, PARLA — 28981 — MADRID o via correo electrénico
a seresma@seresma.com

Inicio del mensaje reenviado:

De: Laura De la Puebla <laura.delapuebla @innovatrans.net>
Asunto: RE: Innovatrans - Limpiadora

Fecha: 6 de febrero de 2023, 16:22:21 CET

Para: Daniel Martin <danielmartin @seresma.com>

Buenas Dani

Si, correcto. Una hora mas a la semana
Aceptado el presupuesto

Empezar esta semana

Gracias y un saludo

Laura
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Kdinnovatran:

+34 680 123 422

Calle Pedro Duque 5, Mddulo 11-12
ES-28814 Daganzo de Arriba

Laura De la Puebla

www.innovatrans.net

Este mensaje va dinigido, de manera excClusva, 3 su destinatane ¥ puede contener informacion confidencial y sujeta 3l secreto profesional, cuyas divulgacién
no estd peemetida por Ley En caso de haber recibido este mensaje por erroy, le ragamos que, de forma inmediata, nos o comunigue mediante cormeo
elextronico remmaido 3 NUERLINE atencion y proceda 2 su aliminaddn, asl como a la de cualquier doclmento 2dunto al mismo,

Aumisma, ke comunicamos que la distrbuadn, copia o utizacion de este Mentage, o de cualguier documento adurto al mame, custquiera que fuend su
finalidad, estan prohibidas por la ley.

En complimiento de ko estipulado en of Reglamento (UE) 2016/673 del Pariamento Eurcpeo y def Consejo, de 27 de abri de 2016 y en Ia Ley Orgirics

/2018, § de dciembre, de Proteccidn de Datos Personales y garantia de loy derechos digitales, puede ejercitar los devechos de scteso, reclificacion,
cancelacitn, irmitacion, oposicidn v portabiidad, dirigiendo un escrito @ INNDVATRANS FORWARDING S0G S.L C/Pedro Duque S Mod. 12, P 28814 Daganzo
de Arriba [Madrid), indicando & dercho que desea eiRrcitar v sus datos dentificativos, acompaltando, en 1ado (330, copia de sy DNI 0 & documents
wentificative equivalente.

De: Daniel Martin <danielmartin@seresma.com>

Enviado: lunes, 6 de febrero de 2023 15:53

Para: Laura De la Puebla <laura.delapuebla@innovatrans.net>
Asunto: Re: Innovatrans - Limpiadora

Gracias Laura. Lo que necesitarias es una hora a la semana? Si es asi! El coste mensual seria de 167,33 € +
IVA con productos y materiales para la limpieza incluido.

Quedo a la espera.
Abrazos.

Enviado desde mi iPhone

El 6 feb 2023, a las 15:50, Laura De la Puebla <laura.delapuebla@innovatrans.net> escribio:

Hola Daniel , te paso pantallazo
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De: Daniel Martin <danielmartin@seresma.com>

Enviado: lunes, 6 de febrero de 2023 15:45

Para: Laura De la Puebla <laura.delapuebla@innovatrans.net>
Asunto: Re: Innovatrans - Limpiadora

En este momento. No tengo acceso a mi ordenador. Que precio te pase en su momento??
Gracias.

Enviado desde mi iPhone

El 6 feb 2023, a las 14:49, Laura De la Puebla
<laura.delapuebla @innovatrans.net> escribio:

Buenas tardes:



Daniel me confirmas que es el mismo precio que me pasaste?

Indicad a la limpiadora que, a partir de esta semana, se quede
una hora mas a la semana.

Pongo en copia a mis compafieros de administracion de
proveedores , para que prevean el incremento del coste de la
factura

Gracias
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De: Laura De la Puebla <laura.delapuebla@innovatrans.net>
Enviado el: lunes, 6 de febrero de 2023 12:12

Para: Seresma <seresma@seresma.com>

Asunto: Innovatrans - Limpiadora

Buenos dias

Solicitamos nos informen del coste del incremento de la
limpiadora una vez a la semana

Quedamos a la espera de sus comentarios

Saludos
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